上交所公告*ST长油终止上市

央企退市第一股诞生 中国股市迎来"成人礼"

业内人士提醒,炒作ST股一定要谨慎

昨日,上交所官方微博发布《关于终止中国长江航运集团南京油运股份有限公司股票上市交易的公告》。*ST长油成为2012年退市制度改革以来,上交所第一家因财务指标不达标而退市的上市公司。而且,其作为央企中国外运长航集团有限公司旗下控股企业,*ST长油也开创了A股市场央企退市先河。 郑州晚报记者 徐刚领

*ST长油终止股票交易

上交所的公告称,中国长江 航运集团南京油运股份有限公司 2010年、2011年和2012年三年连 续亏损,公司股票(证券简称为 "*ST长油",证券代码"600087")自 2013年5月14日起暂停上市。2014年3月22日,该公司披露的2013年年度报告显示,2013年度归属于上市公司股东的净利润为-59.22亿元,2013年末归属

于上市公司股东的净资产为-20.97亿元。信永中和会计师事务所对该公司2013年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条、第14.3.3条和第14.3.17条的规定,经本所上市委员会审核,本所决定终止该公司股票上市交易。

15万名投资者恐将血本无归

*ST长油的全称是,中国长江 航运集团南京油运股份有限公司。其母公司中国外运长航集团属于国家大型央企。公开资料显示,*ST长油的主营业务为,经营全球航线的原油、成品油的运输。数据显示,截至2014年初,*ST长油共有14.9万名投资者。

资料显示,从2010年开始, *ST长油创下了连续4年亏损的纪录,去年平均每天亏1622万,4年 亏损总额近80亿元。

按规则,自4月11日起的五个交易日届满的下一个交易日起,

*ST长油股票进入为期30个交易日的退市整理期交易,并于退市整理期届满后的次日终止上市,上交所对其予以摘牌,其后会退至全国中小企业股份转让系统("新三板")挂牌。

昨日,华泰证券郑州经三路营业部的资深分析师葛志伟告诉记者,上市公司退市之后,将进入三板市场进行交易,有的股票每周交易一次,流动性很差。并且,股价非常之低,通常只有几毛钱。*ST长油退市,将使15万股民的投资前景变得暗淡。

炒作ST股一定要谨慎

我国证券市场于2001年开始推行上市公司退市制度,由于原有退市制度,由于原有退市制度标准较宽松、退市程序冗长、执行并不严格,导致一些长期绩差公司成为"不死鸟"。然而,A股IPO走向注册制,上市门槛变得不再高不可攀,可能会限制市场借壳上市的冲动;除此之外,借壳上市的条件等同于IPO等新政,已经开始在实操环节影响到借壳方的意愿和选择。

昨日,华泰证券郑州经三路营

业部的资深分析师葛志伟说,注册制一旦实施,壳资源将变得不再那么值钱,市场炒作ST股之风将会改变。目前,垃圾股的风险加大,投资者需要引起注意。

在退市新规之下,身为央企的*ST长油将退市,给所有*ST类公司敲响了"警钟"。据报道,包括*ST凤凰、*ST超日、*ST武锅B、*ST二重和*ST国恒在内的5家公司将面临较大暂停上市风险。

食品价格继续领涨 房租涨幅异军突起 3月份,我国CPI同比上涨2.4% 河南同比上涨1.9%

昨日,记者从国家统计局河南调查总队 获悉,3月份,我省居民消费价格总水平同比上涨1.9%,继续低于全国2.4%的平均水平。其中,城市上涨2.0%,农村上涨1.7%;食品价格上涨3.2%,非食品价格上涨1.4%;消费品价格上涨1.5%,服务项目价格上涨3.2%。

食品价格的上涨仍是物价上涨的主要推手。3月份,食品类价格同比上涨3.2%。其中,鲜菜价格、鲜瓜果价格和液体乳及乳制品价格上涨明显,分别上涨11.3%、18.7%和12.2%。

而衣着类价格、家庭设备用品及维修服务类价格、医疗保健和个人用品类价格、娱乐教育文化用品及服务类价格、居住类价格分别同比上涨2.1%、0.9%、0.8%、3.2%、2.2%。值得一提的是,3月份,旅游价格浮动明显,上涨7.5%;住房租金价格上涨3.9%。

同时,3月份,我省工业生产者价格同、环比均下降,并且降幅呈扩大趋势。

3月份,我省PPI同比下降2.6%,降幅较2月份扩大0.3个百分点。PPI环比下降0.3%,降幅较2月份扩大0.1个百分点。

郑州晚报记者 赵柳影

又讯 国家统计局11日发布报告,3月份全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨2.4%,涨幅比上月扩大0.4个百分点。

据国家统计局测算,在3月份2.4%的CPI

同比涨幅中,去年价格上涨的翘尾因素约为1.3个百分点,新涨价因素约为1.1个百分点。 1至3月份平均,全国CPI同比上涨2.3%。

食品价格继续领涨。3月份我国食品价格同比上涨4.1%,影响CPI同比上涨约1.35个百分点。其中,鲜菜价格同比上涨12.9%,鲜果价格上涨17.3%,粮食价格上涨2.7%,猪肉价格下降6.7%。

房租涨幅也较为突出。3月份,我国居住价格同比上涨2.5%。其中,住房租金价格同比上涨4.1%,建房及装修材料价格上涨1.4%,水、电、燃料价格上涨1.0%。

此外,3月份我国衣着价格同比上涨 2.3%,家庭设备用品及维修服务价格上涨 1.2%,医疗保健和个人用品价格上涨1.2%, 娱乐教育文化用品及服务价格上涨2.1%; 烟酒及用品价格同比下降0.7%,交通和通 信价格下降0.4%。

从更能反映价格变动最新情况的环比数据看,3月份全国CPI环比下降0.5%。其中,食品价格环比下降1.6%,猪肉、鲜菜、水产品和鲜果价格分别下降7.1%、5.4%、1.9%和1.6%。

同日公布的另一份报告显示,3月份全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降2.3%,环比下降0.3%;工业生产者购进价格同比下降2.5%,环比下降0.5%。1至3月份平均,全国PPI同比下降2.0%,工业生产者购进价格同比下降2.1%。新华社记者刘铮

创业板重创,基金业绩重排座次

俗话说,铁打的营盘流水的兵。马年首季度创业板指数连遭重创,股票基金业绩重排座次。在此背景下,去年业绩10强今年已经所剩无几,仅有中邮战略新兴产业和银河行业优选2只产品尚留其中。据Wind数据统计,截至3月31日,最近一年

"公募一哥"任泽松掌管的中邮战略新兴产业仍以68.87%的总回报领涨369只普通股票型基金,业绩表现最为稳健。任泽松在接受采访时表示,自下而上、精选个股、重点投资、长期持有是投资的不二法则。

■中了吗

(中奖号码以福彩、体彩官方公布为准)

体彩"排列3、排列5"第14093期 排列三 196 排列五 19610 体彩"七星彩"第14040期 5 8 9 7 6 4 3 福彩"七乐彩"第14041期 08 14 15 16 18 19 26+28 福彩3D第14093期 9 9 8

福彩"22选5"第14093期 01 02 09 15 20

通知

中证

全国长寿工程全民补硒行动进郑州

硒被国际化学界定义为"主宰生命的微量元素",缺硒可直接导致40多种疾病,间接导致400多种疾病。全国有72%的地区属于缺硒地区。

为提高全民补硒意识,本次行动将在郑州市免费发放补硒食品800份及"硒与人体健康"科普书籍一套,同时有机会获得价值168元的高档紫砂水杯,预约报名,发完为止。

全国长寿工程是一项老人健康救助工程, 是为政府关注民生排忧解难的公益工程。已在 北京、上海、广西、四川、山西、陕西、宁夏、新疆等全国100多个城市发放物资500余万份,服务900多万中老年人。

免费申领条件:

- 一、 郑州市常住居民;
- 55岁以上、男女不限;
- 三、 离退休人员、过去对国家有贡献者优先; 四、 凡符合以上条件者,均可电话预约申领。

申领电话:400-8081-237